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De
: Coordenadoria de Licitação e Contratos TJMA
<colicitacao@tjma.jus.br>

Assunto
: Fwd: CONCORRÊNCIA Nº 02/2021
Para
: Elis Construções <elisterraplanagem@hotmail.com>

Zimbra colicitacao@tjma.jus.br

Fwd: CONCORRÊNCIA Nº 02/2021

qua, 22 de set de 2021 10:56
3 anexos

Prezada Senhora,

Encaminho resposta ao seu pedido de esclarecimento.

Atte,
Kátia Araujo

De: "Eduardo Cutrim Falcão" <ehcfalcao@tjma.jus.br>
Para: "Coordenadoria de Licitação e Contratos TJMA" <colicitacao@tjma.jus.br>
Cc: "Diretoria de Engenharia TJ" <direngenharia@tjma.jus.br>
Enviadas: Quarta-feira, 22 de setembro de 2021 10:32:34
Assunto: Re: CONCORRÊNCIA Nº 02/2021

Prezado,

As pequenas variações de custos (valor unitário) estão devidamente esclarecidas no
Projeto Básico - Item 8.
Quanto ao questionamento sobre fonte utilizada, onde ler-se ORSE e SEINFRA, ler-se
Própria.

Atenciosamente,
Eduardo Henrique Cutrim Falcão
Coordenador de Projetos de Engenharia e Arquitetura
Mat.: 195.636 TJ/MA

De: "Diretoria de Engenharia TJ" <direngenharia@tjma.jus.br>
Para: "Eduardo Falcão" <ehcfalcao@tjma.jus.br>
Enviadas: Segunda-feira, 20 de setembro de 2021 15:19:03
Assunto: Fwd: ENC: CONCORRÊNCIA Nº 02/2021

----- Mensagem encaminhada -----
De: Elis Construções <elisterraplanagem@hotmail.com>
Para: direngenharia@tjma.jus.br
Enviadas: Mon, 20 Sep 2021 13:59:45 -0300 (BRT)
Assunto: ENC: CONCORRÊNCIA Nº 02/2021
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ATENCIOSAMENTE,

ELIS CONSTRUÇÕES, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA.
CNPJ: 00.887.714/0001-63
END: TRAVESSA CÉSAR BAIOCCHI SOBRINHO, N° 45, QD. F19, LT. 01, FUNDOS, SETOR
SUL,
CEP:
74.080-130, GOIÂNIA – GOIÁS.
FONE:
(62) 3218-1863 /(62) 9.9909-2726 /(62) 
9.9923-2637​

De: Elis Construções
Enviado: segunda-feira, 20 de setembro de 2021 10:05
Para: Coordenadoria de Licitação e Contratos TJMA <colicitacao@tjma.jus.br>
Assunto: CONCORRÊNCIA Nº 02/2021
 

Bom dia, 

Prezados, solicito esclarecimento quanto a data base utilizada nas planilhas da CONCORRÊNCIA Nº
02/2021, visto que muitos valores estão divergindo em relação a data utilizada (SINAPI - 06/2021).

Na planilha também constam fontes como ORSE e SEINFRA, as quais não estão acompanhadas das
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suas respectivas data base.

ATENCIOSAMENTE,



ELIS CONSTRUÇÕES, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA.
CNPJ: 00.887.714/0001-63
END: TRAVESSA CÉSAR BAIOCCHI SOBRINHO, N° 45, QD. F19, LT. 01, FUNDOS, SETOR
SUL,


CEP:

74.080-130, GOIÂNIA – GOIÁS.

FONE:

(62) 3218-1863 /(62) 9.9909-2726 /(62) 


9.9923-2637​
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1.1. OBSERVAÇÕES
 
1.2. IMPORTANTE:
 
• Favor conferir todas as informações constantes no pedido.
 
• Em caso de desistência do pedido por parte do cliente, será aplicado multa de 20% sobre o valor do pedido.
 
• Em caso de não envio do material na data de embarque, por falta de pagamento do contra-aviso, haverá o
faturamento imediato da nota, e será cobrado armazenagem diária de 0,1% do valor do pedido.
 
• Em caso de não retirada do material produzido até a data de embarque, constante nesse pedido, haverá o
faturamento imediato da nota, e será cobrado armazenagem diária de 0,1% do valor do pedido.
 
• A descarga dos materiais sempre será responsabilidade do cliente, para frete CIF ou FOB.
 
• Informamos de que toda carga nas unidades fabris da Kingspan Isoeste são carregadas com empilhadeira, portanto o
transporte tem que ser feito em Truck’s/Carretas abertas.
 
• As Isotelhas® aço x filme não resistem a cargas concentradas. Na montagem, no dia-a-dia e na manutenção da
cobertura deve-se colocar sobre as mesmas placas de madeira para distribuir esta carga;
 
• Devido a espessura do filme as Isotelhas® aço x filme poderão apresentar enrugamentos, vincos e/ou pequenas

ORÇAMENTO    164811.1    DATA:    14/07/2021

Cliente: INGARANA CONSTRUCOES EIRELI
E-mail: ingaranaconstrucoes@hotmail.com
CPF/CNPJ: 06.053.464/0001-42
Endereço: ROD MA 203
Estado: MA
Cidade: Raposa
CEP: 65138-000
Tipo: AVULSO
Triangular: Não
Contra aviso de embarque: Não

KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS
S/A
CNPJ: 00.289.348/0005-74
IE: 068506007
Endereço: ROD. LUIZ GONZAGA, S/N BR 232 KM
51.8, BLOCO B
Cidade: VITORIA DE SANTO ANTAO - PE / Cep:
55613010
Vendedor: PAULO SERGIO CAVALCANTE DE
OLIVEIRA
Telefone: 86 9 8133-9949;

QTD. UNID. DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS VALOR UNIT.R$
Sem IPI

VALOR TOTALR$
Sem IPI

ICMS
%

IPI %

 242,0000 M 350673 - ISOTELHA PIR AP 30MM - RAL9003 - 0,50
X 0,50MM

ESP_AC_F01 0,50
COR_AC_F01 RAL9003/PRIM S/F
ESP_AC_F02 0,50
COR_AC_F02 RAL9003/PRIM S/F
FILME_PROT NAO
AT_FC_INF FRISO

 189,36  45.825,12  18,00  0,00

Previsão de Embarque: 14/08/2021 SUBTOTAL:  45.825,12
Forma de Pagamento: Carteira A VISTA VALOR FRETE:  5.060,97
Validade da Proposta: 05 dias IPI DOS ITENS:  0,00
Frete: CIF IPI FRETE:  0,00
Operação Fiscal: VENDA NORMAL
 - VALOR TOTAL      :  50.886,09 -

_________________________________________________
Autorizada a compra

ORÇAMENTO
164811.1

V
P.1

_________________________________________________
Assinatura/Carimbo



deformações no ato de fabricação, na descarga, movimentação e na montagem do mesmo. Este fator não incide na
durabilidade do produto e não altera a característica térmica do mesmo, apenas influenciando em seu aspecto estético,
caso necessite de acabamento uniforme indicamos a aquisição da Isotelha Aço/Aço. A Isotelha® Aço/Filme será
simplesmente encostada uma na outra sem transpasse do filme do sentido longitudinal;
 
• Quaisquer tributos, preços de insumos, encargos ou obrigações legais que venham a ser alterados ou que repercutam
direta ou indiretamente no fornecimento, implicarão na necessária revisão contratual por onerosidade excessiva, a fim de
adequar o preço do contrato a tais modificações, e restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro entre as partes.
 
1.3. ADICIONAIS OU INTERRUPÇÕES DE MONTAGEM
 
•  con alto atractivo estético
 
1.4. GARANTIA
 
• 1 (um) ano a partir da data da emissão da nota fiscal, para produtos de nossa fabricação;
 
• 6 (seis) meses a partir da conclusão da montagem para defeito de instalação, cuja montagem tenha sido executada
por nossos técnicos ou contratados sob nossa responsabilidade;
 
• Para produtos de terceiros a garantia será a mesma do fabricante;
 
1.5. COBERTURA DA GARANTIA
 
• Todos os defeitos de fabricação e/ou instalação serão reparados por nós, obedecendo ao prazo e as condições dessa
garantia, porém, sem prejuízo às condições de pagamento já estabelecidas na venda;
 
• As peças ou equipamentos com defeitos de fabricação e/ou instalação serão por nós reparados e, na impossibilidade de
reparo, serão substituídos, porém, a decisão dessa última hipótese é exclusivamente de nossa competência;
 
1.6. FATURAMENTO DOS MATERIAIS:
 
KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A
CNPJ: 00289348000574
IE: 068506007
ENDEREÇO: ROD. LUIZ GONZAGA, S/N BR 232 KM 51.8, BLOCO B | DIST IND. PREF. JOSE AUGUSTO FERREIRA | CEP.
55613010 | VITORIA DE SANTO ANTAO/PE
 
Informações para Depósito
 

A Kingspan Isoeste quer ouvir você. Sugestões /reclamações serão atendidas através do e-mail: sac@kingspanisoeste.com.br

_________________________________________________
Autorizada a compra
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Você também pode pagar
o seu pedido pelo PIX

Chave: contasareceber@kingspanisoeste.com.br

 

Banco Bradesco: (AG.: 3684-6) (C/C.: 0620-3)

Favorecido: KINGSPAN ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS
S/A CNPJ: 00.289.348/0001-40

Contato: Valdirene Felipe
 (62) 99849-3838 /(62) 4015-1142

_________________________________________________
Autorizada a compra
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De
: Coordenadoria de Licitação e Contratos TJMA
<colicitacao@tjma.jus.br>

Assunto
: Fwd: SOLICITAÇAO DE ESCLARECIMENTO
IMPUGNAÇAO EDITAL

Para
: Diretoria de Engenharia TJ
<direngenharia@tjma.jus.br>

Cc
: Tyara Oliveira dos Santos <tyara@tjma.jus.br>

Zimbra colicitacao@tjma.jus.br

Fwd: SOLICITAÇAO DE ESCLARECIMENTO IMPUGNAÇAO EDITAL

qua, 14 de jul de 2021 14:41
1 anexo

Senhora Diretora,

Encaminho pedido de esclarecimento referente à Concorrencia 02-2021 com data de
abertura para dia 16/07/2021 (sexta-feira).

Atte,
Kátia Araujo Gonçalves

De: "ingaranaconstrucoes" <ingaranaconstrucoes@hotmail.com>
Para: "Coordenadoria de Engenharia Obras e Servicos TJ" <coengenharia@tjma.jus.br>,
"Coordenadoria de Licitação e Contratos TJMA" <colicitacao@tjma.jus.br>
Enviadas: Quarta-feira, 14 de julho de 2021 12:59:29
Assunto: SOLICITAÇAO DE ESCLARECIMENTO IMPUGNAÇAO EDITAL

INGARANA CONSTRUÇOES VÉM ATRAVÉS DESSA SOLICITAR ESCLARECIMENTOS ACERCA DA CC 02
2021 Construção do Salão do Júri do Fórum da Comarca de Santa Luzia do Paruá.

-ITEM 1.7.3 DO ORÇAMENTO EM QUESTAO É DE R$103,74(COBERTURA COM TELHA DE CHAPA DE
AÇO ZINCADO TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5MM, TIPO SANDUICHE, COM ISOLAMENTO
TERMOACÚSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, E = 30 MM, DENSIDADE
35 KG/M3) E FOI FEITA
COTAÇAO DO MESMO MATERIAL CUJO VALOR ESTÁ MUITO ACIMA DO
PLANILHADO E COMO NA COMPOSIÇÃO ASSINALA QUE É UMA CP(COMPOSIÇAO PRÓPRIA)
SOLICITAMOS A PESQUISA DE MERCADO QUE COMPROVE A VIABILIDADE DA LICITAÇÃO TENDO
EM VISTA QUE FIZEMOS COTAÇÃO NO MERCADO E FICOU
COM UM PREÇO BEM MAIS ALTO QUE O
DA COMPOSIÇÃO CITADA.

-SOLICITAMOS AINDA QUE SEJA REVISTOS OS PREÇOS DO ITEM E  DOS VALORES DA MAO DE
OBRA,QUE ENCONTRAM-SE FORA DE MERCADO.

-AINDA CASO NOS SEJA ATENDIDO,VIMOS MUI RESPEITOSAMENTE SOLICITAR QUE SEJA
IMPUGNADO O PRESENTE EDITAL.TENDO EM VISTA QUE OS PREÇOS ENCONTRAM-SE DEFASADOS
E PODERIA CAUSAR UM ENORME PREJUÍZO PARA AS EMPRESAS E TRANSTORNOS PARA A
ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CASO HOUVESSE
INEXECUÇÃO DA OBRA

SEGUE ANEXO COTAÇÃO ATUALIZADO DAS TELHAS

INGARANA
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CONSTRUÇOES
LTDA

Gilvan Castro Nascimento
(98)3231-8586(FIXO)/98855-5837(OI)/98197-0477(TIM)99162-6088(VIVO)

Orçamento 164811_1 - INGARANA CONSTRUCOES EIRELI.pdf
1 MB 


